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3 messages

Dr. Herry Sujaini <jurnal@untan.ac.id> Thu, Jul 25, 2019 at 9:28 PM
To: Dr Maison Maison <maison@unja.ac.id>

Dr Maison Maison:

Thank you for submitting the manuscript, "Analisa Performa Algoritma

Segmentasi Pembuluh Darah pada Citra Fundus Retina" to JEPIN (Jurnal Edukasi
dan Penelitian Informatika). With the online journal management system that

we are using, you will be able to track its progress through the editorial

process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin/author/submission/34416
Username: maison

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this
journal as a venue for your work.

Dr. Herry Sujaini
JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)

JEPIN
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id> Thu, Jul 25, 2019 at 9:18 PM
To: bellawahmilyanas@gmail.com

Assalamu'alaikum
Artkel Bella sudah Bapak submit ke Jurnal Edukasi & Penelitian Informatika

Wassalam,

Maison
[Quoted text hidden]

Bella Wahmilyana Asril <bellawahmilyanas@gmail.com> Thu, Jul 25, 2019 at 9:20 PM
To: "Maison Ph.D" <maison@unja.ac.id>

Wa'alaikumsalam pak. Terima kasih banyak pak
[Quoted text hidden]
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3 messages

Dr. Herry Sujaini <jurnal@untan.ac.id> Wed, Nov 6, 2019 at 2:13 PM
Reply-To: "Dr. Herry Sujaini" <herry_sujaini@yahoo.com>

To: Dr Maison Maison <maison@unja.ac.id>

Cc: hs@untan.ac.id

Dr Maison Maison:

Kami telah memutuskan hasil dari manuskrip yang dikirimkan ke JEPIN (Jurnal
Edukasi dan Penelitian Informatika), dengan judul "Analisa Performa
Algoritma Segmentasi Pembuluh Darah pada Citra Fundus Retina".

Keputusan tim editor adalah : Perlu Direvisi

Mohon manuskripnya diperbaiki berdasarkan komentar dan saran dari reviewer
(pada komentar dan file revisi), setelah itu silahkan dikirimkan kembali
lewat OJS Jepin

Dr. Herry Sujaini
Universitas Tanjungpura
herry_sujaini@yahoo.com
DR. Herry Sujaini

Reviewer A:
Saran perbaikan untuk Penulis :
Pergunakan bahasa baku bahasa Indonesia, misalnya analisa -> analisis

Pertegas gap analysis antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya

Reviewer B:
Saran perbaikan untuk Penulis :
Judul yang diangkat terkait analisa performa. Namun pada analisa hasil dan

kesimpulan, belum menjeaskan secara detail keunggulan dan kelemahan beberapa
algoritma yang dibandingkan pada studi kasus penelitian

JEPIN
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id> Wed, Nov 6, 2019 at 7:54 PM
To: "Dr. Herry Sujaini" <herry_sujaini@yahoo.com>

Yth. Editor JEPIN,

Terima kasih atas informasinya.
Kami akan revisi artikel tersebut secepatnya.

Salam,

Maison
[Quoted text hidden]

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id> Wed, Nov 20, 2019 at 10:09 PM
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To: "Dr. Herry Sujaini" <herry_sujaini@yahoo.com>

Yth. Dr. Herry Sujaini
Editor in Chief JEPIN

Terlampir saya kirimkan revisi artikel yang berjudul "Analisis Performa Algoritma Segmentasi Pembuluh Darah
pada Citra Fundus Retina"

yang telah kami revisi sesuai saran reviewer dan editor. File revisi tersebut juga sudah kami upload melalui
sistem OJS JEPIN. Untuk memudahkan proses checking, kami memberi highlight kuning pada bagian yang
direvisi.

Terima kasih

Salam,
Maison (corresponding author)

On Wed, Nov 6, 2019 at 1:56 PM Dr. Herry Sujaini <jurnal@untan.ac.id> wrote:
[Quoted text hidden]
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2 messages

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id>

Dr. Herry Sujaini <jurnal@untan.ac.id> Tue, Nov 26, 2019 at 2:06 PM

Reply-To: "Dr. Levy Olivia" <levoliv@yahoo.com>
To: Dr Maison Maison <maison@unja.ac.id>

Dr Maison Maison:

Kami telah memutuskan hasil dari manuskrip yang dikirimkan ke JEPIN (Jurnal
Edukasi dan Penelitian Informatika), dengan judul "Analisa Performa
Algoritma Segmentasi Pembuluh Darah pada Citra Fundus Retina".

Mohon manuskrip dikirimkan kembali dengan dilengkapi identitas author
melalui OJS Jepin

Dr. Levy Olivia
Universitas Telkom
levoliv@yahoo.com

JEPIN
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id> Fri, Nov 29, 2019 at 11:55 AM

To: "Dr. Levy Olivia" <levoliv@yahoo.com>
Yth. Dr Levy Olivia

Terlampir saya kirimkan artikel yang sudah kami revisi dan sudah dilengkapi dengan identitas semua author.
Artikel revisi ini juga sudah saya kirimkan via OJS JEPIN pada hari ini (29 Nov 2019).

Mohon konfirmasi selanjutnya jika masih ada yang perlu kami lengkapi.
Terima kasih.

Corresponding Author,

Maison
[Quoted text hidden]

@ Maison_REVISI JEPIN.doc
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2 messages

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id>

Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika <jepin@untan.ac.id> Sun, Dec 15, 2019 at 7:27 PM

To: bellawahmilyanas@gmail.com, maison@unja.ac.id, andreo.y@unja.ac.id
Yth. Ibu/Sdr. Bella Wahmilyana Asril, Maison Maison, Andreo Yudertha

Bersama ini kami sampaikan bahwa paper dengan judul : " Analisa Performa Algoritma Segmentasi Pembuluh
Darah pada Citra Fundus Retina " telah DITERIMA.

Untuk dapat diterbitkan pada buku jurnal JEPIN edisi Vol. 5 No. 3 bulan Desember 2019, mohon author dapat
melengkapi hal-hal berikut selambat-lambatnya tanggal Senin, 16 Desember 2019.

1. Untuk kelengkapan administrasi, dimohonkan juga untuk mengisi formulir yang dapat diunduh di link berikut dan
mengirimkannya kembali kepada kami melalui email ini.
https://drive.google.com/file/d/0BxTpSnf_8osMQIVoUTFhUy05TWs/view?usp=sharing

2. Mengirimkan biaya administrasi, termasuk ongkos kirim 1 eks jurnal sebesar Rp 1.000.000,- ke No. Rekening : BNI -
0075708391 a.n. Enda Esyudha

3. Untuk tambahan buku jurnal dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,- / eksemplar.

Formulir dan tanda bukti transfer dapat dikirim lewat email jepin@untan.ac.id.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Salam,
Dewan Redaksi JEPIN

e-ISSN: 2548-9364
printed ISSN: 2460-0741

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin/index

Maison Ph.D <maison@unja.ac.id> Mon, Dec 16, 2019 at 12:37 AM

To: Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika <jepin@untan.ac.id>
Yth. Dewan Redaksi JEPIN

Terlampir saya kirimkan, formulir hak cipta yang telah saya isi dan bukti transfer biaya publikasi sebesar satu juta
rupiah.
Mohon diproses lebih lanjut, terima kasih.

Salam,
Maison (corresponding author)
[Quoted text hidden]

2 attachments

Bukti transfer biaya publikasi_Maison.jpeg
33K

Formulir hak cipta_Maison.pdf
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